

Handläggare
Åsa Olofsson

Vår beteckning
MSN 2024/6721

Beteckning EDP
MSN-2024-2527

Datum
2024-08-30

§	Mötesdatum	Styrelse/Nämnd
	2024-09-12	Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
	2024-09-19	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande till Klimat-och näringslivsdepartementet över promemorian Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

Beslutsförslag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att lämna följande yttrande till Klimat- och näringslivsdepartementet:

Nämnden anser att det är avgörande att Försvarmaktens anläggningar kan få en effektiv process och frågan är prioriterad i kommunens verksamhet. Man bör samtidigt uppmärksamma att de föreslagna förändringarna kan komma att medföra konsekvenser för kommunerna. Det mycket snabba remissförfarandet för anmälningar som ni föreslår kommer att innebära att kommunerna måste göra snabba omprioriteringar av sin verksamhet med kort varsel. Kommunen prioriterar försvarets intressen, man bör dock vara medveten om att detta kan komma att förlänga handläggningstiden för andra typer av ärenden. Det är också troligt att kommunerna ibland inte kommer att ha möjlighet att svara på remisserna på den korta remisstiden.

I promemorian redogör ni inte för konsekvenser för naturvärden. Den mycket snabba processen för anmälningsärenden innebär att naturvärden i berörda områden inte kommer att kunna utredas, t ex förekomst av sällsynta, hotade och/eller fridlysta arter. Ni föreslår dock inga förändringar av bestämmelserna om fridlysning och dispens i artskyddsförordningen. Länsstyrelsernas handläggningstider för dispenser kan vara förhållandevis långa. Här behövs ytterligare översyner göras för att full effekt ska nås.

Nämnden vill också påpeka att ni i promemorian inte nämner något om plan- och bygglagen (PBL). Om en förändring av en försvarsanläggning skulle kräva ny detaljplan så är det något som ofta tar lång tid, flera år. Om detaljplanen blir överklagad förlängs tiden. Anläggningar som ni föreslår ska omfattas av den tillfälliga förordningen kan i vissa fall kräva bygglov; enligt PBL ska en ansökan om bygglov handläggas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Om ett bygglov överklagas kan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress
Östra Köpmansgatan 1 A

Telefon
0455-303000

E-postadress
Samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

handläggningstiden hos länsstyrelsen vara flera månader. Även här kan det därför vara aktuellt med en översyn av lagstiftningen och samordning för att få full effekt.

Enligt förslaget ska anmälningsplikt, i stället för tillståndsplikt, gälla för bl a skjutfält som ska bedrivas i ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare. Ni bör förtydliga vad som avses med "liknande verksamhet" samt hur långt tillbaka i tiden sådan verksamhet ska kunna ha bedrivits för att den tillfälliga förordningen ska vara tillämplig. Omfattas t ex övningsområden där det tidigare inte bedrivits skjutverksamhet? Omfattas områden där försvaret lade ner verksamhet för flera decennier sedan? Nämnden noterar också att de anläggningar som omfattas av undantagen till synes inte omfattar t ex hamnar som kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Dessa konstruktioner är av avgörande vikt för det marina försvaret och bör därför också omfattas av lättnader.

Slutligen vill nämnden passa på att lyfta fram att det är av stor vikt att försvaret är delaktig i den ordinarie kommunala samhällsplaneringen. Kommunen behöver känna till försvarets konkreta behov och synpunkter tidigt i processen. Karlskrona kommun står inför stora utmaningar och stora investeringar i t ex olika infrastruktursatsningar. Det är viktigt att stat och kommun har en gemensam grund för dessa kommande utmaningar, och då behöver statens samlade behov vara tydligt tidigt i planeringsskedet. Det behövs omgående forum där kommun och stat kan hantera denna typ av frågor/behov, där såväl konkreta behov som finansiering kan finna lösningar. Kommunen och försvaret behöver möta civilsamhällets behov, dels för att undvika konflikter dels för att planeringsförutsättningarna ska bli så rätt som möjligt från början.

Sammanfattning

Redogörelse för ärendet

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian "Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret" till bl a Karlskrona kommun. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet i promemorian. Remissvaret ska ha inkommit till departementet senast den 4 oktober 2024.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med kommunledningsförvaltningen vid framtagande av förslaget till yttrande.

Innehållet i promemorian

Försvarets verksamheter bedrivs med målet att ha förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ärenden enligt miljöbalken som initierats av Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk måste kunna handläggas snabbare så att myndigheterna ges bättre förutsättningar att öka övningsverksamheten och stärka det militära försvaret. Därför förslås en tidsbegränsad förordning som innebär att befintliga flygplatser, anläggningar för lagring och annan hantering av kemiska produkter och skjutfält som är tillståndspliktiga ska kunna ändras efter en anmälan till försvarsinspektören för hälsa och miljö. För ett nytt skjutfält eller en ny anläggning för kemiska produkter som idag omfattas av tillståndsplikt, ska det finnas möjlighet att i stället göra en anmälan. För skjutfält ska en förutsättning för en sådan anmälan vara att verksamheten ska bedrivas på eller i anslutning till ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare.

Det förslås också bestämmelser som ska innebära en mer skyndsam hantering av en anmälan. Om ärendet är brådskande får tiden för yttrande från myndigheter, organisationer och enskilda förkortas. Försvarsinspektören ska meddela beslut så snabbt som möjligt och senast sex veckor efter det att anmälan kom in; för anmälningar som avser nytt skjutfält eller ny anläggning för lagring och hantering av kemiska produkter gäller tolv veckor. Om försvarsinspektören inom två veckor från det att anmälan kom in har förelagt om kompletteringar ska respektive tidsfrist räknas från dagen då bristen avhjälpes.

I samband med en anmälan om ändring av en verksamhet som har tillstånd föreslås försvarsinspektören även få rätt att upphäva eller ändra villkor eller andra bestämmelser i ett befintligt tillstånd.

Den som gör en anmälan enligt den tidsbegränsade förordningen för en verksamhet som åter blir tillståndspliktig när förordningen upphör att gälla, ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten med stöd av den gjorda anmälan i 2 år efter det att förordningen upphört. Om en tillståndsansökan ges in inom två år ska verksamheten få fortsätta att bedrivas till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt, om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat.

Handläggare
Åsa Olofsson

Vår beteckning
MSN 2024/6721

Beteckning EDP
MSN-2024-2527

Datum
2024-08-30

Om Försvarmakten, Fortifikationsverket eller Försvarets materielverk anmäler en ny verksamhet eller en ändring av en verksamhet enligt den tillfälliga förordningen ska myndigheten förbereda sig och dokumentera det som behövs för en kommande ordinarie tillståndsansökan.

Slutligen föreslås att Försvarmaktens, Fortifikationsverkets och Försvarets materielverks anläggning för lagring och annan hantering av kemiska produkter i större utsträckning ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt, även efter att den tillfälliga förordningen upphört att gälla.

Den tillfälliga förordningen med särskilda bestämmelser om anmälan av vissa försvarsverksamheter föreslås träda i kraft så snart som möjligt hösten 2024 och upphöra att gälla efter fem år.

Beslut skickas till

kn.remissvar@regeringskansliet.se
alexandra.venander@regeringskansliet.se
jonathan.andersson@regeringskansliet.se
Ange KN2024/01391 och Karlskrona kommun i ämnesraden
Beslutet ska bifogas som word-fil och som pdf

Åsa Olofsson
Miljöhandläggare

Bilagor

- 1 Promemorian Snabbare processer enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret**
- 2 Remissmissiv KN2024 01391**



Klimat- och näringslivsdepartementet

MSN 2024/6721
MSN-2024-2527

§ 123

Yttrande till Klimat-och näringslivsdepartementet över promemorian Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna följande yttrande till Klimat- och näringslivsdepartementet:

Nämnden anser att det är avgörande att Försvarsmaktens anläggningar kan få en effektiv process och frågan är prioriterad i kommunens verksamhet. Man bör samtidigt uppmärksamma att de föreslagna förändringarna kan komma att medföra konsekvenser för kommunerna. Det mycket snabba remissförfarandet för anmälningar som ni föreslår kommer att innebära att kommunerna måste göra snabba omprioriteringar av sin verksamhet med kort varsel. Kommunen prioriterar försvarets intressen, man bör dock vara medveten om att detta kan komma att förlänga handläggningstiden för andra typer av ärenden. Det är också troligt att kommunerna ibland inte kommer att ha möjlighet att svara på remisserna på den korta remisstiden.

I promemorian redogör ni inte för konsekvenser för naturvärden. Den mycket snabba processen för anmälningsärenden innebär att naturvärden i berörda områden inte kommer att kunna utredas, t ex förekomst av sällsynta, hotade och/eller fridlysta arter. Ni föreslår dock inga förändringar av bestämmelserna om fridlysning och dispens i artskyddsförordningen. Länsstyrelsernas handläggningstider för dispenser kan vara förhållandevis långa. Här behövs ytterligare översyner göras för att full effekt ska nås.

Nämnden vill också påpeka att ni i promemorian inte nämner något om plan- och bygglagen (PBL). Om en förändring av en försvarsanläggning skulle kräva ny detaljplan så är det något som ofta tar lång tid, flera år. Om detaljplanen blir överklagad förlängs tiden. Anläggningar som ni föreslår ska omfattas av den tillfälliga förordningen kan i vissa fall kräva bygglov; enligt PBL ska en ansökan om bygglov handläggas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Om ett bygglov överklagas kan handläggningstiden hos länsstyrelsen vara flera månader. forts.



§ 123 forts.

Yttrande till Klimat-och näringslivsdepartementet över promemorian Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

Även här kan det därför vara aktuellt med en översyn av lagstiftningen och samordning för att få full effekt.

Enligt förslaget ska anmälningsplikt, i stället för tillståndsplikt, gälla för bl a skjutfält som ska bedrivas i ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare. Ni bör förtydliga vad som avses med "liknande verksamhet" samt hur långt tillbaka i tiden sådan verksamhet ska kunna ha bedrivits för att den tillfälliga förordningen ska vara tillämplig. Omfattas t ex övningsområden där det tidigare inte bedrivits skjutverksamhet? Omfattas områden där försvaret lade ner verksamhet för flera decennier sedan? Nämnden noterar också att de anläggningar som omfattas av undantagen till synes inte omfattar t ex hamnar som kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Dessa konstruktioner är av avgörande vikt för det marina försvaret och bör därför också omfattas av lättnader.

Slutligen vill nämnden passa på att lyfta fram att det är av stor vikt att försvaret är delaktig i den ordinarie kommunala samhällsplaneringen. Kommunen behöver känna till försvarets konkreta behov och synpunkter tidigt i processen. Karlskrona kommun står inför stora utmaningar och stora investeringar i t ex olika infrastruktursatsningar. Det är viktigt att stat och kommun har en gemensam grund för dessa kommande utmaningar, och då behöver statens samlade behov vara tydligt tidigt i planeringsskedet. Det behövs omgående forum där kommun och stat kan hantera denna typ av frågor/behov, där såväl konkreta behov som finansiering kan finna lösningar. Kommunen och försvaret behöver möta civilsamhällets behov, dels för att undvika konflikter dels för att planeringsförutsättningarna ska bli så rätt som möjligt från början.

Sammanfattning

Redogörelse för ärendet

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian "Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret" till bl a Karlskrona kommun. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet i promemorian. Remissvaret ska ha inkommit till departementet senast den 4 oktober 2024.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med kommunledningsförvaltningen vid framtagande av förslaget till yttrande.

forts.



§ 123 forts.

Yttrande till Klimat-och näringslivsdepartementet över promemorian Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

Innehållet i promemorian

Försvarets verksamheter bedrivs med målet att ha förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ärenden enligt miljöbalken som initierats av Försvarmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk måste kunna handläggas snabbare så att myndigheterna ges bättre förutsättningar att öka övningsverksamheten och stärka det militära försvaret. Därför förslås en tidsbegränsad förordning som innebär att befintliga flygplatser, anläggningar för lagring och annan hantering av kemiska produkter och skjutfält som är tillståndspliktiga ska kunna ändras efter en anmälan till försvarsinspektören för hälsa och miljö. För ett nytt skjutfält eller en ny anläggning för kemiska produkter som idag omfattas av tillståndsplikt, ska det finnas möjlighet att i stället göra en anmälan. För skjutfält ska en förutsättning för en sådan anmälan vara att verksamheten ska bedrivas på eller i anslutning till ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare.

Det förslås också bestämmelser som ska innebära en mer skyndsam hantering av en anmälan. Om ärendet är brådskande får tiden för yttrande från myndigheter, organisationer och enskilda förkortas. Försvarsinspektören ska meddela beslut så snabbt som möjligt och senast sex veckor efter det att anmälan kom in; för anmälningar som avser nytt skjutfält eller ny anläggning för lagring och hantering av kemiska produkter gäller tolv veckor. Om försvarsinspektören inom två veckor från det att anmälan kom in har förelagt om kompletteringar ska respektive tidsfrist räknas från dagen då bristen avhjälpes.

I samband med en anmälan om ändring av en verksamhet som har tillstånd föreslås försvarsinspektören även få rätt att upphäva eller ändra villkor eller andra bestämmelser i ett befintligt tillstånd.

Den som gör en anmälan enligt den tidsbegränsade förordningen för en verksamhet som åter blir tillståndspliktig när förordningen upphör att gälla, ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten med stöd av den gjorda anmälan i 2 år efter det att förordningen upphört. Om en tillståndsansökan ges in inom två år ska verksamheten få fortsätta att bedrivas till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt, om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat.

forts.



§ 123 forts.

Yttrande till Klimat-och näringslivsdepartementet över promemorian Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

Om Försvarsmakten, Fortifikationsverket eller Försvarets materielverk anmäler en ny verksamhet eller en ändring av en verksamhet enligt den tillfälliga förordningen ska myndigheten förbereda sig och dokumentera det som behövs för en kommande ordinarie tillståndsansökan.

Slutligen föreslås att Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets och Försvarets materielverks anläggning för lagring och annan hantering av kemiska produkter i större utsträckning ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt, även efter att den tillfälliga förordningen upphört att gälla.

Den tillfälliga förordningen med särskilda bestämmelser om anmälan av vissa försvarsverksamheter föreslås träda i kraft så snart som möjligt hösten 2024 och upphöra att gälla efter fem år.

Handläggare
Åsa OlofssonVår beteckning
MSN 2024/6721Beteckning EDP
MSN-2024-2527Datum
2024-08-30

§	Mötesdatum	Styrelse/Nämnd
	2024-09-12	Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
	2024-09-19	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande till Klimat-och näringslivsdepartementet över promemorian Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret

Beslutsförslag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att lämna följande yttrande till Klimat- och näringslivsdepartementet:

Nämnden anser att det är avgörande att Försvarsmaktens anläggningar kan få en effektiv process och frågan är prioriterad i kommunens verksamhet. Man bör samtidigt uppmärksamma att de föreslagna förändringarna kan komma att medföra konsekvenser för kommunerna. Det mycket snabba remissförfarandet för anmälningar som ni föreslår kommer att innebära att kommunerna måste göra snabba omprioriteringar av sin verksamhet med kort varsel. Kommunen prioriterar försvarets intressen, man bör dock vara medveten om att detta kan komma att förlänga handläggningstiden för andra typer av ärenden. Det är också troligt att kommunerna ibland inte kommer att ha möjlighet att svara på remisserna på den korta remisstiden.

I promemorian redogör ni inte för konsekvenser för naturvärden. Den mycket snabba processen för anmälningsärenden innebär att naturvärden i berörda områden inte kommer att kunna utredas, t ex förekomst av sällsynta, hotade och/eller fridlysta arter. Ni föreslår dock inga förändringar av bestämmelserna om fridlysning och dispens i artskyddsförordningen. Länsstyrelsernas handläggningstider för dispenser kan vara förhållandevis långa. Här behövs ytterligare översyner göras för att full effekt ska nås.

Nämnden vill också påpeka att ni i promemorian inte nämner något om plan- och bygglagen (PBL). Om en förändring av en försvarsanläggning skulle kräva ny detaljplan så är det något som ofta tar lång tid, flera år. Om detaljplanen blir överklagad förlängs tiden. Anläggningar som ni föreslår ska omfattas av den tillfälliga förordningen kan i vissa fall kräva bygglov; enligt PBL ska en ansökan om bygglov handläggas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Om ett bygglov överklagas kan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Adress
Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress
Östra Köpmansgatan 1 A

Telefon
0455-303000

E-postadress
Samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

handläggningstiden hos länsstyrelsen vara flera månader. Även här kan det därför vara aktuellt med en översyn av lagstiftningen och samordning för att få full effekt.

Enligt förslaget ska anmälningsplikt, i stället för tillståndsplikt, gälla för bl a skjutfält som ska bedrivas i ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare. Ni bör förtydliga vad som avses med "liknande verksamhet" samt hur långt tillbaka i tiden sådan verksamhet ska kunna ha bedrivits för att den tillfälliga förordningen ska vara tillämplig. Omfattas t ex övningsområden där det tidigare inte bedrivits skjutverksamhet? Omfattas områden där försvaret lade ner verksamhet för flera decennier sedan? Nämnden noterar också att de anläggningar som omfattas av undantagen till synes inte omfattar t ex hamnar som kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Dessa konstruktioner är av avgörande vikt för det marina försvaret och bör därför också omfattas av lättnader.

Slutligen vill nämnden passa på att lyfta fram att det är av stor vikt att försvaret är delaktig i den ordinarie kommunala samhällsplaneringen. Kommunen behöver känna till försvarets konkreta behov och synpunkter tidigt i processen. Karlskrona kommun står inför stora utmaningar och stora investeringar i t ex olika infrastruktursatsningar. Det är viktigt att stat och kommun har en gemensam grund för dessa kommande utmaningar, och då behöver statens samlade behov vara tydligt tidigt i planeringsskedet. Det behövs omgående forum där kommun och stat kan hantera denna typ av frågor/behov, där såväl konkreta behov som finansiering kan finna lösningar. Kommunen och försvaret behöver möta civilsamhällets behov, dels för att undvika konflikter dels för att planeringsförutsättningarna ska bli så rätt som möjligt från början.

Sammanfattning

Redogörelse för ärendet

Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian "Snabbare process enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret" till bl a Karlskrona kommun. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet i promemorian. Remissvaret ska ha inkommit till departementet senast den 4 oktober 2024.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med kommunledningsförvaltningen vid framtagande av förslaget till yttrande.

Innehållet i promemorian

Försvarets verksamheter bedrivs med målet att ha förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ärenden enligt miljöbalken som initierats av Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk måste kunna handläggas snabbare så att myndigheterna ges bättre förutsättningar att öka övningsverksamheten och stärka det militära försvaret. Därför förslås en tidsbegränsad förordning som innebär att befintliga flygplatser, anläggningar för lagring och annan hantering av kemiska produkter och skjutfält som är tillståndspliktiga ska kunna ändras efter en anmälan till försvarsinspektören för hälsa och miljö. För ett nytt skjutfält eller en ny anläggning för kemiska produkter som idag omfattas av tillståndsplikt, ska det finnas möjlighet att i stället göra en anmälan. För skjutfält ska en förutsättning för en sådan anmälan vara att verksamheten ska bedrivas på eller i anslutning till ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare.

Det förslås också bestämmelser som ska innebära en mer skyndsam hantering av en anmälan. Om ärendet är brådskande får tiden för yttrande från myndigheter, organisationer och enskilda förkortas. Försvarsinspektören ska meddela beslut så snabbt som möjligt och senast sex veckor efter det att anmälan kom in; för anmälningar som avser nytt skjutfält eller ny anläggning för lagring och hantering av kemiska produkter gäller tolv veckor. Om försvarsinspektören inom två veckor från det att anmälan kom in har förelagt om kompletteringar ska respektive tidsfrist räknas från dagen då bristen avhjälpes.

I samband med en anmälan om ändring av en verksamhet som har tillstånd föreslås försvarsinspektören även få rätt att upphäva eller ändra villkor eller andra bestämmelser i ett befintligt tillstånd.

Den som gör en anmälan enligt den tidsbegränsade förordningen för en verksamhet som åter blir tillståndspliktig när förordningen upphör att gälla, ska kunna fortsätta att bedriva verksamheten med stöd av den gjorda anmälan i 2 år efter det att förordningen upphört. Om en tillståndsansökan ges in inom två år ska verksamheten få fortsätta att bedrivas till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt, om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat.



Handläggare
Åsa Olofsson

Vår beteckning
MSN 2024/6721

Beteckning EDP
MSN-2024-2527

Datum
2024-08-30

Om Försvarmakten, Fortifikationsverket eller Försvarets materielverk anmäler en ny verksamhet eller en ändring av en verksamhet enligt den tillfälliga förordningen ska myndigheten förbereda sig och dokumentera det som behövs för en kommande ordinarie tillståndsansökan.

Slutligen föreslås att Försvarmaktens, Fortifikationsverkets och Försvarets materielverks anläggning för lagring och annan hantering av kemiska produkter i större utsträckning ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt, även efter att den tillfälliga förordningen upphört att gälla.

Den tillfälliga förordningen med särskilda bestämmelser om anmälan av vissa försvarsverksamheter föreslås träda i kraft så snart som möjligt hösten 2024 och upphöra att gälla efter fem år.

Beslut skickas till

kn.remissvar@regeringskansliet.se
alexandra.venander@regeringskansliet.se
jonathan.andersson@regeringskansliet.se
Ange KN2024/01391 och Karlskrona kommun i ämnesraden
Beslutet ska bifogas som word-fil och som pdf

Åsa Olofsson
Miljöhandläggare

Bilagor

- 1 Promemorian Snabbare processer enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret**
- 2 Remissmissiv KN2024 01391**